13/01/2023 16:07 Email — pregao@der.df.gov.br

Enc: ESCLARECIMENTOS - PE 01/2023

pregao

sex 13/01/2023 16:07

Sent Items

para:licitacoes@realjg.com.br <licitacoes@realjg.com.br>;

Boa tarde,

Encaminho abaixo a resposta ao questionamento.
Estarei a disposicdo para demais esclarecimentos.
Atenciosamente,

Ana Paula A. Pontes
Pregoeira
(61) 3111-5601

De: DER - nucleo de servico gerais e graficos
Enviado: sexta-feira, 13 de janeiro de 2023 16:02
Para: pregao

Assunto: Re: ESCLARECIMENTOS - PE 01/2023

Conforme item 13.1.1.1.6 do T.R, foi constatado que o fornecimento de materiais serd feito de forma mensal,
apods consultar a tabela de materiais a serem fornecidos, item 13.1.1.2.1.3, notamos que devera ser fornecido
1 tonelada de agucar mensalmente, apesar de ser distribuido em 6 localidades diferentes, o volume fornecido

se mostra grande. Dessa forma indagamos se o valor descrito no T.R estd de acordo ou se houve algum

equivoco na formulacdo de estimativa?
Resposta: Sim. Exatamente conforme TR.
Atenciosamente,

Sueli Barbosa de Sousa

NUSEG

De: pregao

Enviado: sexta-feira, 13 de janeiro de 2023 14:55:10

Para: DER - nucleo de servico gerais e graficos; MARCELO RIBEIRO SILVEIRA
Assunto: Enc: ESCLARECIMENTOS - PE 01/2023

Boa tarde,

Encaminho para manifestacao.
Atenciosamente,

Ana Paula A. Pontes

Pregoeira
(61) 3111-5601
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13/01/2023 16:07 Email — pregao@der.df.gov.br

De: Licitacoes Real JG Facilities <licitacoes@realjg.com.br>
Enviado: sexta-feira, 13 de janeiro de 2023 14:43

Para: pregao

Assunto: ESCLARECIMENTOS - PE 01/2023

Boa tarde,

Conforme item 13.1.1.1.6 do T.R, foi constatado que o fornecimento de materiais serd feito de forma mensal,
apos consultar a tabela de materiais a serem fornecidos, item 13.1.1.2.1.3, notamos que devera ser fornecido
1 tonelada de aglucar mensalmente, apesar de ser distribuido em 6 localidades diferentes, o volume fornecido
se mostra grande. Dessa forma indagamos se o valor descrito no T.R estd de acordo ou se houve algum
equivoco na formulacdo de estimativa?

Grato desde ja

Atenciosamente,

Leandro Silva

Assistente de Licitagéo

& (61) 3363-7575 Ramal: 8128
licitacoes@realjg.com.br www.realjg.com.br
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