
14/06/2022 12:26 Email – pregao@der.df.gov.br

https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/#path=/mail 1/4

Enc: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PREGÃO 050/2022

Boa tarde,

Encaminhamos respostas aos esclarecimentos solicitados.
Atenciosamente,

Ana Paula A. Pontes
Pregoeira
(61) 3111-5603

De: DER - Diretoria de Orçamentos

Enviado: terça-feira, 14 de junho de 2022 09:32

Para: pregao

Cc: anapaulapontes@gmail.com; Ana Paula Andrade Pontes

Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PREGÃO 050/2022
 
Bom dia!

Seguem os esclarecimentos pertinentes a esta Diretoria.

Atenciosamente,

Ana Cilene A. Batista
Diretora de Orçamentos
DIORC/DER/DF
61-3111 5656

De: pregao

Enviado: segunda-feira, 13 de junho de 2022 14:42


pregao
ter 14/06/2022 12:24

Sent Items

Para:marcelo.silva@grupointerativa.net <marcelo.silva@grupointerativa.net>;

 3 anexos (591 KB)

Relatório da Curva ABC1647865487376.xls; Relatório de Composição do Serviço do Orçamento1647865472699.xls; Relatório do
Orçamento Sintético 1647865737561.xls;
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Para: DER - Gerencia de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia; DER - Diretoria de Orçamentos

Assunto: Enc: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PREGÃO 050/2022
 

À GEORC/DIORC,

Trata o presente da solicitação de esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico nº 050/2022,
processo 00113-00022146/2021-81.
Encaminho e-mail para análise e manifestação quanto aos itens 4 e 5.
Atenciosamente,

Ana Paula A. Pontes
Pregoeira

De: Mozer Teixeira de Castro

Enviado: segunda-feira, 13 de junho de 2022 14:27

Para: pregao

Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PREGÃO 050/2022
 
Boa tarde!

Segue resposta aos questionamentos:

1) Hoje existe a prestação dos serviços ou será uma nova contratação? Em caso de continuidade, qual a atual
prestadora de serviços?
Hoje os serviços são realizados pelas equipes do DER-DF, por Administração Direta. Essa licitação visa
terceirizar esse serviço.

2) As empresas que cadastrarem suas propostas com o valor acima do estimado serão desclassificadas antes
da fase de lance?

Verificar como o pregoeiro.

3) Os serviços serão prestados por acionamento? Qual a quantidade de acionamentos mensal?


Sim, serão demandamos conforme a necessidade do DER-DF. O DER-DF fará o possível para
manter as equipes mobilizadas.

4) Poderia disponibilizar planilha em Excel?


Seguem anexas, as planilhas editáveis.

5) Foi verificado nas planilhas orçamentárias Valor de BDI aplicado de 20,43%, no entanto após
leitura, foi verificado que o ISSQN aplicado foi 1%, está correto essa aplicação de percentual? Não
deveria Ser PIS 0,65%, COFINS 3,00% e ISS 5% Contemplando o total de 8,65% e não 4,65%? 
Onde o BDI correto seria 25,70%. Esta correto nosso entendimento? 

O entendimento não está correto. As alíquotas do ISS estão previstas no artigo 38 do Regulamento do ISS
(Decreto nº 25.508/2005) e para os serviços relativos à engenharia a alíquota aplicável é de 2%, porém a sua incidência

http://www.econeteditora.com.br/icms_df/riss_2005/riss2005_art001_172.php#art38
http://www.econeteditora.com.br/icms_df/decretos/2005/decreto_25508_2005.php
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ocorre sobre 50% sobre o custo total da obra, uma vez que no valor total estão incluídos material e mão de obra. Para o
cálculo do BDI de obras públicas, o Acórdão 2.622/2013-TCU admite a incidência de do ISS sobre 50% do preço de
venda, considerando como 50% o serviço. 

Atenciosamente,
Mozer Teixeira de Castro
Superintendência de Obras - SUOBRA
(61) 9 9210-9761 - Funcional - WhatsApp
(61) 3111-5711

De: pregao

Enviado: segunda-feira, 13 de junho de 2022 14:02:55

Para: Mozer Teixeira de Castro

Assunto: Enc: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PREGÃO 050/2022
 
Boa tarde,

Encaminho e-mail para análise e manifestação.
Atenciosamente,

Ana Paula A. Pontes
Pregoeira

De: Marcelo de Andrade Silva <marcelo.silva@grupointerativa.net>

Enviado: quinta-feira, 9 de junho de 2022 14:24

Para: pregao

Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PREGÃO 050/2022
 
Prezados,
Solicito esclarecimentos referente ao pregão 050/2022.

Caso nosso entendimento esteja correto, os valores aplicados unitários terão correção? Pois para chegar no
valor unitário de cada item foi aplicado BDI. Com isso os valores aumentariam e as propostas não ficariam
inexequíveis.
Desde já agradeço sua atenção.
Att,
 
      

Em qui., 9 de jun. de 2022 às 14:16, Marcelo de Andrade Silva <marcelo.silva@grupointerativa.net> escreveu:

Prezados,
Solicito esclarecimentos referente ao pregão 050/2022.


1) Hoje existe a prestação dos serviços ou será uma nova contratação? Em caso de continuidade, qual a
atual prestadora de serviços?
2) As empresas que cadastrarem suas propostas com o valor acima do estimado serão desclassificadas antes
da fase de lance?

3) Os serviços serão prestados por acionamento? Qual a quantidade de acionamentos mensal?

4) Poderia disponibilizar planilha em Excel?


http://www.econeteditora.com.br/icms_df/riss_2005/riss2005_art001_172.php#art38
http://www.econeteditora.com.br/icms_df/decretos/2005/decreto_25508_2005.php
mailto:marcelo.silva@grupointerativa.net
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5) Foi verificado nas planilhas orçamentárias Valor de BDI aplicado de 20,43%, no entanto após
leitura, foi verificado que o ISSQN aplicado foi 1%, está correto essa aplicação de percentual?
Não deveria Ser PIS 0,65%, COFINS 3,00% e ISS 5% Contemplando o total de 8,65% e não
4,65%?  Onde o BDI correto seria 25,70%. Esta correto nosso entendimento? 




-- 

 

Marcelo Silva
Analista Comercial

marcelo.silva@grupointerativa.net 
 
(61) 3363.4744

www.grupointerativa.net

-- 

 

Marcelo Silva
Analista Comercial

marcelo.silva@grupointerativa.net 
 
(61) 3363.4744

www.grupointerativa.net
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