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Enc: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMNETOS PREGÃO 01/2023

Boa tarde,
Encaminho abaixo a resposta ao questionamento.
Estarei à disposição para demais esclarecimentos.
Atenciosamente,

Ana Paula A. Pontes
Pregoeira
(61) 3111-5601

De: DER - nucleo de servico gerais e graficos
Enviado: sexta-feira, 13 de janeiro de 2023 08:52
Para: pregao
Assunto: Enc: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMNETOS PREGÃO 01/2023
 

De: MARCELO RIBEIRO SILVEIRA
Enviado: sexta-feira, 13 de janeiro de 2023 08:50
Para: pregao; DER - nucleo de servico gerais e graficos
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMNETOS PREGÃO 01/2023
 
Bom dia,
  
                           Qual encarregado deve ser aplicados as planilhas? Encarregado Geral com piso salarial de R$
3.618,44 ou Encarregado de Limpeza no valor R$ 2.833,50? 
                             Resposta: Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) :   4101-5, de acordo com o item 3.4 do
termo de referência.

Atenciosamente,

Marcelo Ribeiro
Analista de Gestão e Fiscalização Rodoviária
DER-DF

           

pregao
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Sent Items

Para:marcelo.silva@grupointerativa.net <marcelo.silva@grupointerativa.net>;
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De: pregao
Enviado: quinta-feira, 12 de janeiro de 2023 14:32:38
Para: DER - nucleo de servico gerais e graficos; MARCELO RIBEIRO SILVEIRA
Assunto: Enc: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMNETOS PREGÃO 01/2023
 

Boa tarde,

Encaminho para manifestação.
Atenciosamente,

Ana Paula A. Pontes
Pregoeira
(61) 3111-5601

De: Marcelo de Andrade Silva <marcelo.silva@grupointerativa.net>
Enviado: quinta-feira, 12 de janeiro de 2023 14:27
Para: pregao
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMNETOS PREGÃO 01/2023
 
Prezados,

Solicito esclarecimentos referente ao pregão 01/2023.

1) Qual encarregado deve ser aplicados as planilhas? Encarregado Geral com piso salarial de R$ 3.618,44 ou
Encarregado de Limpeza no valor R$ 2.833,50? 

Desde já agradeço sua atenção.

--
 

Marcelo Silva
Analista Comercial

marcelo.silva@grupointerativa.net 
 
(61) 3363.4744
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